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Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  
LuYmjaos 08.02.2023 § 1    
      
 

Toivakan kunnan hallintosäännön 137 § mukaan, avattuaan kokouksen, 
puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden. 
 

Päätösehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Esityslistan hyväksyminen 
  
LuYmjaos 08.02.2023 § 2    
      
 
 

Toivakan kunnan hallintosäännön 139 §:n mukaan asiat käsitellään 
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.  
Toivakan kunnan hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin voi esittelijän 
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa 
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa. 
 

Päätösehdotus Lupa- ja ympäristöjaosto hyväksyy kokouksen esityslistan. 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjan tarkastustapa 
 
LuYmjaos 08.02.2023 § 3    
      
 

Toivakan kunnan hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä 
ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja 
pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan 
puheenjohtajan näkemyksen mukaan. 

 
 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 
 
 Pöytäkirja tarkastetaan toimielin päättämällä tavalla. 

 
Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Seppo Sirenius ja Jouko Vanhatalo. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen tai sähköisesti 
allekirjoituspalvelussa viimeistään 9.2.2023 ja julkaistaan nähtäville 
yleisessä tietoverkossa 9.2.2023. 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Poikkeamispäätös 850-2023-3 
 
LuYmjaos 08.02.2023 § 4    
29/10.03.00/2023    
 
 
Valmistelija rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040 660 5388 ja 

toimistosihteeri Minna Siltala p. 040 683 4600 
 
Rakennuspaikka ja rakennustoimenpide 
Kiinteistö ----------------------4 (2 000 m2) sijaitsee Leppäveden rannalla, 
Toivakan kunnassa, Heiskan kylässä. 
 
------------------- hakee poikkeamislupaa RM -rakennuspaikan 
kaavanmukaisesta käyttötarkoituksesta poikkeamiseksi. Tarkoitus on 
muuttaa rakennuspaikalla sijaitsevan vapaa-ajan asunnon käyttötarkoitus 
vakituiseksi asuinrakennukseksi. Kiinteistöt ------------------------- ja ------------
----------- yhdessä muodostavat yhden RM-1 -rakennuspaikan, minkä 
kokonaisrakennusoikeus on 1000,0 kem2. 

 
Rakennuspaikan nykyinen rakennuskanta 
Rakennuspaikalla on rakennusvalvonnan järjestelmän mukaan  
- vapaa-ajan asuinrakennus (96 m2) valmistunut vuonna 1986 ja 

laajennettu 2014  
- saunarakennus (25 m2) v. 2015 
- talousrakennus (6 m2) v. 1982 
- talousrakennus (9 m2) v. 2016 
- talousrakennus (14 m2) v. 2015 
- talousrakennus (11 m2) v. 2015 
- talousrakennus (11 m2) v. 2016 
- talousrakennus (100 m2) v. 2016 
- rakennelmat (5 m2 ja 11 m2) v. 2016 
 
Rakennusoikeutta käytetty yhteensä noin 270 m2. 
 
Kaavatilanne ja kaavamerkinnän selitys 
Alueella on Toivakan kunnanvaltuuston 11.11.2019 § 62 hyväksymä 
Viisarimäki – kirkonkylä osayleiskaava ja Leppäveden rantaosayleiskaavan 
sekä Itäisen rantaosayleiskaavan osittainen kumoaminen. Voimaantulo 
9.1.2020. 
Kaavassa kiinteistölle on varattu yksi rakennuspaikka merkinnällä 
matkailupalvelujen alue (RM-1).  
 
RM-1 -määräys: 
MATKAILUPALVELUJEN ALUE. Alue on tarkoitettu matkailu- ja 
lomakeskukselle, lomakylille ja muille matkailua palveleville toiminnoille. 
RM-1- aluevarausmerkinnän yhteydessä sulkeissa oleva luku osoittaa 
alueen rakennusoikeuden enimmäismäärän (kem²). Kauttaviivalla erotettu 
numero osoittaa alueen rakennusyksiköiden lukumäärän, jos alue 
toteutetaan erillisinä loma-asuntojen rakennuspaikkoina. Loma-asuntojen 
rakennuspaikkoina toteutettaessa noudatetaan RA- alueen 
kaavamääräyksiä. RM-1- alueelle rakennuslupaa haettaessa tulee 
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rakennuslupaviranomaiselle esittää koko aluetta koskeva aluesuunnitelma 
rakennusten määrästä, kerrosalasta ja sijoittumisesta sekä liikenne- ja 
pysäköintijärjestelyistä ja vesihuollon järjestämisestä. Rantavyöhykkeellä 
(etäisyys rantaviivasta alle 60 m) on kiinnitettävä erityistä huomiota 
riittävän suojapuuston jäämiseen rakennusten ja rantaviivan väliin. 
Uudisrakentamisen sijoittuessa rantavyöhykkeelle tulee 
rakennuslupahakemuksen yhteydessä esittää selvitys rakentamisen 
vaikutuksista maisemaan. 
  
Hankkeen poikkeamiset  
Haen käyttötarpeen muutosta, joka ei aiheuta muutoksi kaavaan tai alueen 
infrastruktuuriin.  
 
Hakemuksen perustelut 
Ympärillä asutaan jatkuvasti. 
 
Perustelut: 
Hakijan arvio poikkeamista koskevan hakemuksen vaikutuksista: 
poikkeamisella ei vaikutusta tai muutoksia. 
Rakennukset on peruskorjattu jatkuvaan asumiseen soveltuvaksi ja siten 
niissä on kaikki mukavuudet. 
 
Toimivalta 
Toivakan kunta 
Toivakan kunnan hallintosääntö 29 § ympäristölautakunnan tehtävät ja toi-
mivalta: päättää MRL 171 §:n mukaisista poikkeamispäätöksistä 
 
Lausunnot ja naapurien kuulemiset 
Hakija on kuullut naapurikiinteistöjen ------------- ja ------------- omistajia, eikä 
heillä ole huomautettavaa poikkeamishankkeesta. 
 
Kaavoittajan lausunto: 
Kiinteistöllä ------------- oli aiemmassa Leppäveden rantaosayleiskaavassa 
(2009) loma-asunnon rakennuspaikka RA. 
Kiinteistöllä olevalla loma-asunnolla voi kaavan laatijan näkemyksen 
mukaan sallia jatkuvan asumisen, jos rakennus muuten täyttää vakituisen 
asunnon vaatimukset. 
 
• Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle; 
• Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
• Ei vaikeutta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista; eikä 
• johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Ei ole tavatonta, että omistaja-yrittäjä asuu matkailupalvelujen alueella.  
Ulkoisesti tilanne ei käytännössä muutu.  
Vieressä on vakituisia asuinpaikkoja. 
 
Haettaessa rakennuslupia matkailutoiminnan harjoittamiseen liittyvään 
rakentamiseen, noudatetaan yleiskaavan määräyksiä. 
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Hakemus liitteineen oheismateriaalina. 
 

Esittelijä Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio 
 

Päätösehdotus Lupa- ja ympäristöjaosto päättää myöntää haetun poikkeamisluvan 
kiinteistöllä ------------- RM -määräyksen mukaisesta rakennuspaikan 
käyttötarkoituksesta poikkeamiseksi. 

 
Perustelut: Alueella on Toivakan kunnanvaltuuston 11.11.2019 § 62 hyväksymä 

Viisarimäki – kirkonkylä osayleiskaava ja Leppäveden rantaosayleiskaavan 
sekä Itäisen rantaosayleiskaavan osittainen kumoaminen. Voimaantulo 
9.1.2020. Kaavassa kiinteistölle on varattu yksi rakennuspaikka 
merkinnällä matkailupalvelujen alue (RM-1).  
 
Rantaosayleiskaavan mukaisella rakennuspaikalla on jo olemassa oleva 
loma-asuinrakennus sekä talousrakennuksia. Poikkeaminen ei vaikuta 
olemassa olevaan rakennuskantaan lisäävästi. Rakennuspaikka sijaitsee 
ympärivuotisesti hälytys- ja huoltoajoneuvoilla ajettavan tien varrella. 
Kiinteistölle johtavan tien varrella sijaitsee ennestään pysyvän asutuksen 
rakennuspaikkoja. 
 
Hankkeessa on kyse MRL 171 §:n mukainen poikkeaminen 41 §:n mukai-
sista yleiskaavamääräyksistä, kun poiketaan voimassa olevan oikeusvai-
kutteisen yleiskaavan rakennuspaikan käyttötarkoituksesta. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § Poikkeamisvalta ja poikkeamisen edel-
lytykset: 
Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä 
laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta 
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai 
muusta rajoituksesta. 
 
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 
 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle; 
 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista; tai 
 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Luonnon-, rakennus- tai ympäristönsuojeluun liittyvät syyt eivät estä 
hankkeen toteuttamista. Päätöksessä asetetuin ehdoin haettu toimenpide 
ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tai 
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 
Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 
muita vaikutuksia.  
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Poikkeamisen erityinen syy on alueen tarkoituksenmukainen käyttö, eikä 
sillä ole merkittäviä vaikutuksia ympäröivään maankäyttöön. 
Rakennuspaikka on jo rakennettu ja alueella on ennestään vakituista 
asumista.  
 
Lupa- ja ympäristöjaosto on käyttänyt päätöksessään 
tarkoituksenmukaisuus-harkintaa. 
 
Sovelletut oikeusohjeet: 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 § 171, 173, 174, 190, 193 
 
Toivakan kunnan rakennusjärjestys ja rakennusvalvontaviranomaisen 
maksutaksa 
 
 
 
Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet 
Poikkeamislupa on voimassa yhden vuoden päätöksenantopäivästä lukien. 
Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä 
haettava rakennuslupaa.  
 
Maksut 
Poikkeamispäätöksestä peritään rakennusvalvontamaksutaksan 11 §:n 
kohdan 11.2 mukainen maksu 375 €. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2023. 
Viimeinen muutoksenhakupäivä 17.3.2023 
Päätös on lainvoimainen 20.3.2023 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Toimenpiteet: Ote päätöksestä hakijalle 
 Jäljennös päätöksestä Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Toivakan 

kunnanhallitukselle 
 
Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan 

hallinto-oikeuteen (MRL 193 §). Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 
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Kuntaympäristölautakunta § 4 18.01.2023 
Lupa- ja ympäristöjaosto § 5 08.02.2023 

 
Kuntaympäristölautakunnan sekä lupa- ja ympäristöjaoston käyttö- ja investointisuunnitelman 
hyväksyminen vuodelta 2023 
 
Kuymltk 18.01.2023 § 4  
  
 
 
Valmistelija kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035 ja toimistosihteeri 

Minna Siltala, p. 040 683 4600 
 
Hallintosäännön § 61 mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät 
talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat talousarvion 
täytäntöönpanopäätöksinä. 
 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 § 68 Toivakan 
kunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-
2025. 
 

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä 
 

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan 
kuntaympäristöpalveluiden talousarvion käyttö- ja investointisuunnitelman 
vuodelle 2023. 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
LuYmjaos 08.02.2023 § 5    
4/02.02.02/2023    
 
 
Valmistelija toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600 

 
 
 

Esittelijä Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio 
 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi. 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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Kuntaympäristölautakunta § 5 18.01.2023 
Lupa- ja ympäristöjaosto § 6 08.02.2023 

 
Kuntaympäristöpalvelujen laskujen hyväksyjät kaudella 2023 - 2024 
 
Kuymltk 18.01.2023 § 5  
  
 
 
Valmistelija kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035 

 
Kuntaympäristölautakunta nimeää palvelualueensa henkilöt, jotka ovat 
oikeutettuja hyväksymään laskuja toimikaudella 2023 – 2024. 
 
Asiatarkastuksen suorittaa mahdollisuuksien mukaan aina se 
palvelualueen työntekijä, joka ostaa tavavaran tai palvelun tai on sitä 
vastaanottamassa palvelualueelle eli voi tosiasiallisesti tarkastaa laskun 
sisällön suhteessa toimittettuun. 
 
Asiatarkastetut laskut hyväksyy lautakunnan nimeämä tai hallintosäännön 
mukaan tähän oikeutettu. 
 

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä 
 

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää, että palvelualueen laskut kaudella 
2023 - 2024 hyväksyy kuntaympäristöjohtaja. Kuntaympäristöjohtajan 
asiatarkastamat ja henkilökohtaiset laskut hyväksyy kunnanjohtaja. Muiden 
palvelualueen työntekijöiden asiatarkastamat ja heidän henkilökohtaiset 
kululaskunsa hyväksyy kuntaympäristöjohtaja tai hänen sijaisensa 
hallintosäännön mukaisesti. 
 
Kuntaympäristöjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, laskut hyväksytään 
Toivakan kunnan hallintosäännön mukaisesti. 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
LuYmjaos 08.02.2023 § 6    
3/02.02.02/2023    
 
 
Valmistelija toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600 

 
 
 

Esittelijä Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio 
 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi. 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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Lupa- ja ympäristöjaosto § 7 08.02.2023 

 
Kuntaympäristöpalveluiden kokousaikataulu kevät 2023 
 
Kuymltk 18.01.2023 § 9  
  
 
 
Valmistelija toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600 

 
Johtoryhmä on valmistellut kevään 2023 alustavan toimielinten 
kokousaikataulun, mikä on käsitelty kunnanhallituksessa 28.11.2022 ja 
kunnanvaltuustossa 12.12.2022. 
Kuntaympäristölautakunnan sekä lupa- ja ympäristöjaoston alustavat 
kokouspäivät on lisätty oheismateriaalina olevaan kokousaikatauluun 
keväälle 2023. 
 

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä 
 

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta hyväksyy osaltaan laaditun kokousaikataulun 
keväälle 2023 ja vie sen tiedoksi kunnanhallitukselle. Kokousaikataulua on 
mahdollista tarvittaessa muokata. 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
LuYmjaos 08.02.2023 § 7    
372/00.01.01/2022    
 
 
Valmistelija toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600 

 
 
 

Esittelijä Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio 
 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi. 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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LuYmjaosto Viranhaltijapäätökset 
 
LuYmjaos 08.02.2023 § 8    
      
 

Rakennustarkastajan tekemät lupapäätökset 7.12.2022 pidetyn 
ympäristölautakunnan kokouksen jälkeen: 
 
21.12.2022 julkipanolista 19.12.2022 tehdystä päätöksestä: 
toimenpideluvat §:t 86 
 
30.1.2023 julkipanolista 30.1.2023 tehdyistä päätöksistä: 
rakennusluvat §:t 1, 2 
maisematyöluvat §:t 17 
 

Päätösehdotus Lupa- ja ympäristöjaosto päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen. 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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Kuntaymp Muut asiat 
 
LuYmjaos 08.02.2023 § 9    
      
 
 

Lupa- ja ympäristöjaoston seuraava kokous kokouskalenterin mukaisesti 
keskiviikkona 8.3.2023 klo 16.30 alkaen. 
 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös 2.12.2022 (POSELY/280/2022) 
Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 
hyväksyminen vuosille 2023 – 2031. 
 
Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto 8.12.2022 (KESELY/2540/2022) 
vesilain mukaisesta ojitusilmoituksesta, Toivakka 
 
Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös 19.12.2022 (KESELY/2661/2022) 
Maantien tilapäinen sulkeminen, Laukaan SM-Rallisprint – tapahtuma 
(12.3.2023) 
 
Pohjois-Savon ELY-keskus on 20.12.2022 lähettänyt tiedoksi Puulan 
kalatalousalueen kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman. 
 
Metsähallituksen luontopalvelut 16.12.2022 (MH 9740/2022) Tutkimus-, 
liikkumis-, metsästys- ja maastoliikennelupa Metsähallituksen hallinnassa 
olevilla alueilla. 
 
www.jyvaskylanseutu.fi/jyvaskylanseutu/jyvaskylan-seutu-palvelee 
- Jyväskylän seudun jätehuolto 
- Jyväskylän seudun ympäristöterveys 
 
 
Kuntaliitto julkaissut Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen opas 
luottamushenkilöille  

www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2192-kunnan-ymparistonsuojeluviranomaisen-opas-luottamushenkiloille  
 
 

 Merkittiin tiedoksi. 

http://www.jyvaskylanseutu.fi/jyvaskylanseutu/jyvaskylan-seutu-palvelee
http://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2192-kunnan-ymparistonsuojeluviranomaisen-opas-luottamushenkiloille


 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 

 

Muutoksenhakukielto 

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: 

 -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §) 

 -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä 
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa 
(KVhl 50 § 2 mom.) 

 -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §) 

 -vaaliviranomaisen päätöstä tai presidentinvaalin tuloksen vahvistamista (Vaalilaki    
45 §, 66 §, 83 §, 100 §) 

 

 



 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 4 
 
VALITUSOSOITUS 
  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
Valitusoikeus 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu 
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. 
Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen 
on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

 
Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen 
katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen 
saapumispäivänä. 
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

 
Valitusviranomainen 

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 
 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna  
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna  
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
Faksinumero: 029 564 2269 
Puhelinnumero: 029 564 2200/vaihde  
 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös 
ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista 
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 
Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Toivakan 
kunnan kirjaamosta.  
 
Postiosoite: Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@toivakka.fi  
Puhelinnumero: 014 267 4000  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9 - 15. 


